De: rcabanillas@teksoluz.com

A: "Claudia Martin"

Cc: "Anna Pinol"

Asunto: RE: Rectificacié 24_02

Fecha: lunes, 26 de febrero de 2024 10:05:00

Archivos adjuntos: Factura TSS04112024 Homenatge Rosalia.pdf

Bon dia,

Adjunto Factura corresponent.

Gracies!

Molt atentament:

Roger Cabanillas
Tel: 602 244 974
Técnic & Contractacions

Horari d’Oficina
De 08:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h (de dilluns a divendres).
rcabanillas@teksoluz.com | www.teksoluz.com | (+34) 93 406 85 73

Contribuim amb el medi ambient, no imprimeixi aquest email tret que sigui necessari. Per un consum racional de
paper.

Avis Legal:

Aquest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari i conté informacié confidencial. En cas d'haver rebut
aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui mitjangant correu electronic i procedeixi a la seva eliminacio,
aixi com a la de qualsevol document adjunt al mateix.

Per la nostra banda, intentem que tots els emails que enviem vagin dirigits a qui creiem que els pot interessar a causa de la
seva activitat professional o personal, i intentem evitar realitzar enviaments massius que pugin molestar a qualsevol
persona. No obstant aix0, si vosté a rebut algun email que no creu oportd, li preguem disculpi les molésties i, en
compliment de la llei de Serveis de la Societat de la Informacié i de Comerg Electronic (Llei 34/2002) i de la Llei Organica de
Proteccié de Dades de Caracter Personal, liinformem que si no desitja rebre més informacid, voste pot, a qualsevol
moment, exercitar el seu dret d'accedir, rectificar, i si escau, cancel-lar les seves dades personals responent aquest mateix
correu electronic i indicant-nos l'operacio a realitzar.

De: Claudia Martin <claudia.martin@|aviniaservices.com>
Enviat: martes, 20 de febrero de 2024 13:13

Per a: rcabanillas@teksoluz.com

A/c: Anna Pifiol <anna.pinol@laviniaservices.com>
Tema: Re: Rectificacid Enterrament de la Sardina

Bon dia,

Pressupost acceptat,

gracies!

Claudia Martin
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) TEKSOLUZ.

Client

Spurna Visual S.L.
B66258112

C/ Pujades, 79

Serveis Audiovisuals
(+34) 93 406 85 73 | (+34) 602 244 974
info@teksoluz.com | www.teksoluz.com

Facturacio
Projecte: Homenatge Rosalia
Pressupost: TPF04062024

Data d'esdeveniment: 24-02-2024
Numero de factura: TSS04112024

08005 Barcelona (Barcelona) Data d'emissio: 24-02-2024 .
Forma de pagament: Transferencia bancaria
Termini: 24-05-2024
Descripcio Preu
Sonoritzacié Homenatge Rosalia de Castro amb Generador 728,74 €
Regularitzacié saldo -149,40 €
Precio IVA no incluido: 579,34 €
21% IVA: 121,66 €
Precio IVA incluido: 701,00 €

BBVA | ES61 0182 9730 2102 0034 8213 | BBVAESMM

Gracies per confiar en nosaltres!
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Imatge | Llum | So | Video






		Client

		Facturació




Produccio

T. 608 559 410 / claudia.martin@laviniaservices.com

Barcelona: C/ Pujades, 79 - 08005 / T (+34) 93 272 34 10

www.lavinia.tc

This email (and any attachment) is confidential, may be legally privileged and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it
is addressed. If you are not the intended recipient, please do not disclose, copy or take any action in reliance on it. If you received this message in
error, please tell us by reply (or telephone the sender) and delete all copies on your system. Thank you very much.

Este mensaje (y todos sus posibles documentos adjuntos) es confidencial y pretende ser enviado solamente a su/s destinatario/s. Si usted lo recibe
por error, por favor, no lo divulgue, copie o tome ninguna accion a partir del mismo, excepto comunicarnos la recepcion erronea en alguna de las
formas a su disposicion y borrarlo de su sistema. Muchas gracias.

Aquest missatge (i tots els seus posibles documents adjunts) és confidencial i pretén ser enviat només al seu destinatari o destinataris. Si vost¢ el
rep per error, li preguem que no el divulgui, copii o emprengui cap accid a partir del mateix, a excepci6 de fer-nos saber que 1’ha rebut. Aixi
mateix, li preguem que I’esborri del seu sistema. Moltes gracies per endavant.

El'lun, 19 feb 2024 a las 17:18, <rcabanillas@teksoluz.com> escribio:

Bones,

Perfecte.

Adjunto pressupost rectificat per regularitzar el saldo.
Resto a ’espera de confirmacio per reservar el tecnic.

Gracies!!!

Molt atentament:

Roger Cabanillas
Tel: 602 244 974
Tecnic & Contractacions

Horari d’Oficina
De 08:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h (de dilluns a divendres).
rcabanillas@teksoluz.com | www.teksoluz.com | (+34) 93 406 85 73

Contribuim amb el medi ambient, no imprimeixi aquest email tret que sigui necessari. Per un consum racional de
paper.

Avis Legal:

Aguest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari i conté informacié confidencial. En cas d'haver rebut
aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui mitjangant correu electronic i procedeixi a la seva
eliminacid, aixi com a la de qualsevol document adjunt al mateix.

Per la nostra banda, intentem que tots els emails que enviem vagin dirigits a qui creiem que els pot interessar a causa de
la seva activitat professional o personal, i intentem evitar realitzar enviaments massius que pugin molestar a qualsevol
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persona. No obstant aix0, si vosté a rebut algun email que no creu oportu, li preguem disculpi les molésties i, en
compliment de la llei de Serveis de la Societat de la Informacié i de Comerg Electronic (Llei 34/2002) i de la Llei Organica
de Proteccié de Dades de Caracter Personal, liinformem que si no desitja rebre més informacid, vosté pot, a qualsevol
moment, exercitar el seu dret d'accedir, rectificar, i si escau, cancel-lar les seves dades personals responent aquest
mateix correu electronic i indicant-nos l'operaci6 a realitzar.

De: Anna Pifiol <anna.pinol@]Iaviniaservices.com>

Enviat: lunes, 19 de febrero de 2024 14:37

Per a: rcabanillas@teksoluz.com

A/c: Claudia Martin <claudia.martin@Iaviniaservices.com>
Tema: Re: Rectificacio Enterrament de la Sardina

Hola Roger,
okey, si vols ho podem restar d'aquest pressu que has enviat ara.
com ho veus?

Gracies.

Anna Pinol Roig

Produccio
T. 618620897 /

www.lavinia.tc

Ellun, 19 feb 2024 a las 14:22, <rcabanillas@teksoluz.com> escribio:

Bon dia,

Anna, he detectat que vaig tenir un error amb el preu de la partida de l'enterrament de
la Sardina.

El preu de cada altaveu és de 45 €. Havia d'haver cobrat 180 pels 4, perd com a la
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partida anterior (arribada del carnestoltes) hi havia 8 altaveus iguals d'aquest, a la
suma, toti que posa 4, es van sumar 8, amb la qual cosa he facturat 360 € per error,
per aix0 quedava un import més alt de l'habitual aquest acte.

En definitiva, us dec 180 € + IVA d'aquest acte, per restar-vos d'on em digueu (us puc
rectificar la factura de Carnaval si us sembla) perque apliqueu l'ingrés correcte arribat
el moment.

Generalment, no passa aixo, se suma tot bé, per descomptat. Pero és cert que en
aquest cas ha passat, i gracies a aquesta Ultima comanda ho he pogut veure.

Resto a l'espera d'indicacions per procedir a la rectificacio.
Seguim.
Molt atentament:

Roger Cabanillas
Tel: 602 244 974
Tecnic & Contractacions

Horari d’Oficina
De 08:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h (de dilluns a divendres).
rcabanillas@teksoluz.com | www.teksoluz.com | (+34) 93 406 85 73

Contribuim amb el medi ambient, no imprimeixi aquest email tret que sigui necessari. Per un consum racional
de paper.

Avis Legal:

Aguest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari i conté informacié confidencial. En cas d'haver rebut
aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui mitjangant correu electronic i procedeixi a la seva
eliminacid, aixi com a la de qualsevol document adjunt al mateix.

Per la nostra banda, intentem que tots els emails que enviem vagin dirigits a qui creiem que els potinteressar a causa
de la seva activitat professional o personal, i intentem evitar realitzar enviaments massius que pugin molestar a
qualsevol persona. No obstant aixo, si voste a rebut algun email que no creu oportd, li preguem disculpi les molésties
i, en compliment de la llei de Serveis de la Societat de la Informacié i de Comerg Electronic (Llei 34/2002) i de la Llei
Organica de Protecci6 de Dades de Caracter Personal, liinformem que si no desitja rebre més informacid, voste pot,
a qualsevol moment, exercitar el seu dret d'accedir, rectificar, i si escau, cancel:-lar les seves dades personals
responent aquest mateix correu electronic i indicant-nos l'operacio a realitzar.

H Libre de virus.www.avast.com
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